Stadtratsbuero - Stadtverwaltung Schmalin

Von: Gustavo La Cruz <gustavo.la-cruz@kirchspiel-schmoelln.de>

Gesendet: Dienstag, 12. September 2023 12:01

An: Stadtratsbuero - Stadtverwaltung Schmélin #
Betreff: Re: Herleitung der Kosten in den Antrédgen an den Sozialausschuss fehlen
Kategorien: erledigt

Sehr geehrte Frau Schnell,

hiermit sende ich Ihnen die hoffentlich vollsténdig erwiinschten Daten zu den Antrégen; allerdings als
allererstes eine kleine Korrektur: Am 7.5. hat die Musik- und Literatursoirée stattgefunden; und am 12.11.
wird das Konzert mit Chor und kl. Orchester stattfinden, also einfach die beiden Veranstaltungen andersrum
- ob die Codezahlen sich dndern iiberlasse ich Thnen...

Arnitree

- Am 7.5. haben die Ausgaben insgesamt 339 € betragen (2x ein Honorar fiir 150 €, einmal 30 €und A
“ahrtkosten in H.v. 9 €).

- Fiir das Konzert am 12.11. kann ich aber noch nichts Genaues sagen, da es ein gemeinsames Prokejt mit
Frau Maria Kalder (Kreiskantorin) ist, und die Honorarhthen und Personenanzahl ihr iiberlassen ist bzw. sie
mir das noch mitteilen wird; ich habe sie gerade nicht erreicht.... Aber schitzungsweise sind da Kosten in

Hohe von 1500~2000 € fallig.
/ /’?
Ich ruf am besten gleich an - vorerst die Mail! 4 j

Mit besten Griilen

C. Gustavo La Cruz

Am 08.09.2023 um 12:07 schrieb Stadtratsbuero - Stadtverwaltung Schmélin:

Sehr geehrter Herr La Cruz,

bei der Sitzungsladung zur Sozialausschusssitzung am 12.09.2023 ist aufgefallen, dass Ihren
Antragen auf einen Zuschuss die unter Pkt. 5 des Antrages bendtigte Aufstellung der Gesamtkosten
im Detail fehlt.

Bitte reichen Sie uns diese Aufstellung fiir folgende Antrdge nach:

1. Zuschuss zum Konzert mit Chor und kleinem Orchester, welches am 07.05.2023 stattfand, und
(12/23)

2. Zuschuss fiir den Musik-und Literaturabend im November (14/23).

Wichtig ist, zu erkennen aus welchen Posten sich die Kosten des Gesamtvorhabens
zusammensetzen.

Die Nachreichung bendtigen wir bis spatestens 10 Uhr am 12.09.2023. Danke und ein schones
Wochenende.

Bei Fragen kdnnen wir gern am Montag noch einmal telefonieren.

Mit freundlichen GriiRen



Stadtratsbuero - Stadtverwaltung Schmalin

Von: Stadtratsbuero - Stadtverwaltung Schmdlin
Gesendet:
An:
Stadtratsbuero - Stadtverwaltung Schmélin
Betreff: Ergénzung Unterlagen zur heutigen Sozialausschusssitzung

Sehr geehrter Herr Degner,

die Aufstellung der Gesamtkosten zu den Antragen 18/23 DC 2000 Kleinmiickern und 21/23 Kreisjugendfeuerwehr
ABG haben wir im RIS ergdnzt und werden anschlieBend per Mail iiber die eingestellte Ergdnzung die Mitglieder
informieren.

Zu den beiden Antragen der Ev. Kirche Schmalin (12 und 14/23) schrieb Herr La Cruz folgendes:

...hiermit sende ich lhnen die hoffentlich vollstdndig erwiinschten Daten zu den Antrigen:

Antrag: 14/ 23 — Konzert Musik-und Literaturabend (stattgefunden am 07.05.2023)

-Am 7.5. haben die Ausgaben insgesamt 339 € betragen (2x ein Honorar fiir 150 €, einmal 30 € und Fahrtkosten in
H.v. 9 €).

Antrag: 12/ 23 — Konzert mit Chor und kleinem Orchester (geplant am 12.11.2023)

- Fiir das Konzert am 12.11. kann ich aber noch nichts Genaues sagen, da es ein gemeinsames Prokejt mit Frau Maria
Kalder (Kreiskantorin) ist, und die Honorarhéhen und Personenanzahl ihr iiberfassen ist bzw. sie mir das noch
mitteilen wird; ich habe sie gerade nicht erreicht.... Aber schétzungsweise sind da Kosten in Héhe von 1500~2000 €

fallig.

Mit besten Griifien C. Gustavo La Cruz

Vielleicht kénnen Sie hierzu in der Sitzung kurz etwas dazu sagen. Danke.
Mit freundlichen Griien

Stadtverwaltung Schmolin

Im Auftrag

A. Schnell
Mitarbeiterin Stadtratsbiro

Telefon: 034491 76-133

Fax: 034491 76-129

E-Mail:  stadtratsbuero@schmoelln.de

Internet: www.schmoelln.de

Adresse: Stadtverwaltung Schmdlln, Hauptamt, 04626 Schmdlin, Markt 1

Die E-Mail-Adresse des Absenders dient dem Empfang unverschliisselter und unsignierter Nachrichten.

Es gelten die Kommunikationsregeln der Stadtverwaltung Schmalin.
Veroffentlicht im Internet auf www.schmoelln.de unter Kontakt.
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